
W E L S H  S T A T U T O R Y  
I N S T R U M E N T S  

2020 No. 247 (W. 56) 

NATIONAL HEALTH 
SERVICE, WALES 

The National Health Service 
(Dental Charges) (Wales) 

(Amendment) Regulations 2020 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations) 

These Regulations amend the National Health 
Service (Dental Charges) (Wales) Regulations 2006 
(S.I. 2006/491 (W. 60)) (“the 2006 Regulations”). 

Regulation 2 amends regulation 4 of the 2006 
Regulations (calculation of charges) by increasing the 
applicable charge payable for a Band 1, a Band 2 and a 
Band 3 course of treatment. 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the 
carrying out of Regulatory Impact Assessments was 
considered in relation to these Regulations. As a result 
a regulatory impact assessment has been prepared as to 
the likely costs and benefits of complying with these 
Regulations. A copy can be obtained by contacting the 
Health and Social Services Group, Welsh Government, 
Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ. 
 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 247 (Cy. 56) 

Y GWASANAETH IECHYD 
GWLADOL, CYMRU 

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Ffioedd Deintyddol) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) 
(Cymru) 2006 (O.S. 2006/491 (Cy. 60)) (“Rheoliadau 
2006”). 

Mae rheoliad 2 yn diwygio rheoliad 4 o Reoliadau 
2006 (cyfrifo ffioedd) drwy gynyddu’r ffi 
gymwysadwy sydd i’w thalu am gwrs o driniaeth Band 
1, Band 2 a Band 3. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 
hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Y Grŵp Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru, 
Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. 
 



 2

 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 247 (Cy. 56) 

Y GWASANAETH IECHYD 
GWLADOL, CYMRU 

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Ffioedd Deintyddol) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 9 Mawrth 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru 10 Mawrth 2020 

Yn dod i rym 1 Ebrill 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 
ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 125, 
203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Cymru) 2006(1). 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau’r 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) 
(Cymru) (Diwygio) 2020 a deuant i rym ar 1 Ebrill 
2020. 

Diwygio Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006 

2. Yn rheoliad 4 o Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006(2) 
(cyfrifo ffioedd)— 

(a) ym mharagraff (1), yn lle “£14.30” rhodder 
“£14.70”; 

(b) ym mharagraff (2), yn lle “£46.00” rhodder 
“£47.00”; 

                                                                               
(1) 2006 p. 42. 
(2) O.S. 2006/491 (Cy. 60), a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/467 (Cy. 

112). Mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un ohonynt yn 
berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 

 

W E L S H  S T A T U T O R Y  
I N S T R U M E N T S  

2020 No. 247 (W. 56) 

NATIONAL HEALTH 
SERVICE, WALES 

The National Health Service 
(Dental Charges) (Wales) 

(Amendment) Regulations 2020 

Made 9 March 2020 

Laid before the National Assembly for  
Wales 10 March 2020 

Coming into force 1 April 2020 

The Welsh Ministers make the following Regulations 
in exercise of the powers conferred by sections 125, 
203(9) and (10) of the National Health Service (Wales) 
Act 2006(1). 

Title and commencement 

1. The title of these Regulations is the National 
Health Service (Dental Charges) (Wales) 
(Amendment) Regulations 2020 and they come into 
force on 1 April 2020. 

Amendment to the National Health Service (Dental 
Charges) (Wales) Regulations 2006 

2. In regulation 4 of the National Health Service 
(Dental Charges) (Wales) Regulations 2006(2) 
(calculation of charges)— 

(a) in paragraph (1), for “£14.30” substitute 
“£14.70”; 

(b) in paragraph (2), for “£46.00” substitute 
“£47.00”; 

                                                                               
(1) 2006 c. 42. 
(2) S.I. 2006/491 (W. 60), amended by S1 2019/467 (W. 112). There 

are other amending instruments but none is relevant to these 
Regulations. 



 3

(c) ym mharagraff (3), yn lle “£199.10” rhodder 
“£203.00”; 

(d) ym mharagraff (4), yn lle “£199.10” rhodder 
“£203.00”; 

(e) ym mharagraff (5), yn lle “£14.30” rhodder 
“£14.70”. 

Dirymu  

3. Mae Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2019(1) 
wedi eu dirymu. 
 
 
 
 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
un o Weinidogion Cymru 
9 Mawrth 2020 

                                                                               
(1) O.S. 2019/467 (Cy. 112). 

(c) in paragraph (3), for “£199.10” substitute 
“£203.00”; 

(d) in paragraph (4), for “£199.10” substitute 
“£203.00”; 

(e) in paragraph (5), for “£14.30” substitute 
“£14.70”. 

Revocation 

3. The National Health Service (Dental Charges) 
(Wales) (Amendment) Regulations 2019(1) are 
revoked. 
 
 
 
 

Vaughan Gething 

Minister for Health and Social Services, one of the 
Welsh Ministers 
9 March 2020 

                                                                               
(1) S.I. 2019/467 (W.112). 

Argraffwyd a chyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig gan The Stationery
Office Limited o dan awdurdod ac arolygiaeth Rheolwr
Gwasg Ei Mawrhydi ac Argraffydd Deddfau Seneddol y Frenhines.

Printed and
under the authority and superintendence of
Controller of Her Majesty’s Stationery Office and Queen’s Printer of
Acts of Parliament.

© Hawlfraint y Goron 2020h © Crown copyright 2020

published in the UK by The Stationery Office Limited
Jeff James, Jeff James,



£4.90

W202003091022  03/2020

http://www.legislation.gov.uk/id/wsi/2020/247



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


